HERSO - HOSPITAL ESTADUAL ST. HELENA ‘ ‘
SOULMY - Sistema de Gerenciamento de Compras
Relatdrio de Solicitagdo de Compras

Pégina: 1/1
Emitido por: RH01547
Em: 08/06/2022 16:21

Solicitagéo: 18043

Solicitante: LOIANNY ALMEIDA Data Solic.: 08/06/2022 Data Maxima: 08/07/2022
Setor: 1305 HERSO - FARMACIA CENTRAL Data da Impressao:
Motivo: 15 COMPRA EMERGENCIAL Situagdo: AUTORIZADA
L

Obs: COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MES DE JUNHO.

Dados da Solicitagéo

Dados da Ultima compra

Seq [Produto [Clas.ABCUnidade | Quantidade] ~ Cons. Méd Mensal Est.Atual Quantidadg ~ Data VIr UnitariofFornecedor
1 446 ATROPINA SOL INJ 0,25MG/ML 1ML AMPOLA 400,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
Rateio:
1305 - HERSO - FARMA AMPOLA 400,00
Data Valor Total Emissor
08 de Junho de 2022 0,00

Somatério(VI.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observagao: O consumo & baseado nos dltimos seis meses consolidados
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HERS

Hospital m%mncmm de Santa Helena de Golds
ir Faleires Machade

Memorando 124/2022 — Solicita¢io de Compras

De: Murilo Almeida e Silva
Superintendente Operacional € Administrativo

Para: Fabio Vilela Matos
Diretor Administrativo — IPGSE

Assunto: Justificativa para Aquisi¢do de Atropina Injetdvel..

A par de cordialmente cumprimenta-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiés
Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Satde sob gestfo e operacionalizagfio do
Instituto de Planejamento e Gestio de Servicos Especializados — IPGSE, vem por meio do
presente expediente solicitar aquisi¢fo de atropina 0,25mg injetavel.

Considerando a solicitagiio de compras n° 18043, a aquisi¢cdo se faz necesséria em
carater emergencial, devido ser item imprescindiveis € que impacta diretamente na rotina da
assisténcia. A falta deste implicara no atendimento prestado nesta Unidade, podendo haver
cancelamentos de cirurgias.

Ressalvo ainda, que o item ja foi solicitado anteriormente conforme concentra¢io
padrdo de 0,5 mg, porém nfo houve cotagfio no processo realizado via BIONEXO sob ID n°
223405992, pois o prazo de entrega da unica empresa cotada ndo atende a necessidade imediata
da unidade. Sendo assim, ficou ajustado a compra do dobro da quantidade para manter o estoque

da concentragio padrio.

i

Diante do exposto, solicitamos providéncias que o caso requer.::

Atenciosamente,

Ea_am e Silva
m:@onﬁos. .\: eracional e Administrativo
Hospital Estad \ de Santa Helena de Goias — HERSO




“““““ MENU .
Cotacdo
{{comprador/cotacoes#/expired/) DE GOIAS - PROCESSO 2394/2022

>

Anadlise de respostas: ID:

223405992
2022

Abertura:07/06/2022 09:10 CNPJ: 18.176.322/0002-32

Fornecedores Participantes: 22

| Nome: AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARAATENDEROHE | Tipo: - Emergen’
RSO - HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - PROCESSO 2394/

“cial®

Itens Confirmados: 0/8

223405992 - AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HERSO - HOSPITAL ESTADUAL DE S

Aommeims,

Ip

-
Fechada para alteragdes v }

O

E

Vencimento: 08/06/2022 10:00 Contato: geovana.asscompras@ipgse.org.br  Itens respondidos: 7/8 Total Confirmado: R$ 0,0000 comentarios termos relatérios
Navegagdo | DigteoCdigoouNomedoitem Q)
deitens
4 Cédigo e nome doitem . Qtde. Solicitada Fabricante Ultimo preco
29936 - ATROPINASOL INJ 0,50MG/ML 1ML Ampola 200.0 (Ampola} aceita alternativa Sem preco infcio informado
Y Filtros @ Ocultar condi¢Ges comerciais
Fornecedor Item Observacbes Fabricante Precounitiric Qtde.Emb. Quantidade Valor total
R
Pro Health Distribui... HYTROPIN, HYPOFARMA fabricante disponivel: f... HYPOFARMA R$ 18,0000 100 (Ampola) $
Cotia - Séo Paulo 4 @ Menor preco
Resposta O prazo de entrega nao nos atende, 3
desclassifica considerando que se trata de pedido .
. da: ....EMERGENCIAL [y 6 )
[ 2000000 O f\ J
Documen  Ocorréncias Credencia  Faturamento  Condigées de Prazo de’ Frete Validade da T 0
tacio Nio ha mento minimo pagamento entrega CIF - Preco proposta ,
V] ocorréncias VerCartas  R$1.000,000  30ddl 10apos+ Inclui Frete 14/06/2022
Vigente abertas. 0 ‘confirmacgio




08/06/2022 08:05 Roundcube Webmail :: Re: Confirmagao referente a cotagio 223405992 BIONEXO

Re: Confirmacio referente a cotagao 223405992 BIONEXO

De Lucielle Miranda de Oliveira Fernandes <supsuprimentos@herso.org.br>
Para geovana asscompras <geovana.asscompras@ipgse.org.br>
Data 08/06/2022 12:39

Boa tarde Geovanall!

© prazo de 10 dias, ndo consegue atender a necessidade do hospital. Visto que o estoque ja se
encontra completamente critico, e 0 abastecimento nesse v_,mNo proposto pela empresa ira gerar falta e
consequentemente cancelamentos de cirurgia.

Att;
Lucielle Miranda

De: "geovana asscompras" <geovana.asscompras@ipgse.org.br>

Para: "Lucielle Miranda Suprim. HURSO" <supsuprimentos@hurso.org.br>
'Enviadas: Quarta-feira, 8 de junho de 2022 11:12:58

Assunto: Fwd: Re: Confirmagao referente a cotagéio 223405992 BIONEXO

Bom dia Lucielle !

_ Segue resposta do unico fornecedor que participou da cotacdo da a Atropina no portal Bionexo,
i ‘solicitada no processo 2394. Por se tratar de um processo em carater emergencial venho confirmar se
., este prazo de entrega atenderia a necessidade do hospital.

: Aguardo retorno.

,.n,mo<m:m Alves
" (e64) 3050-3275
Rua Avelino de Faria, n2 200 - Setor Central
Rio Verde - GO
CEP: 75.901-14¢

. Assunto:Fwd: Re: Confirmagéo referente a cotagéo 223405992 BIONEXO
~+ Data: 08/06/2022 11:07

- De: Thayza Santos <vendas1@prohealthmed.com.br>

Para: geovana.asscompras@ipgse.org.br

o viebmail.ipgse.org.br/cpsess1 827074931/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=6369& mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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wBQ.momN 08:05 Roundcube Webmail :: Re: Confirmacéo referente a cotagdo 223405992 BIONEXO

,mmo<m3m\ Bom dia!

“Tudo bem ?

'Referente a esse item estamos trabalhamos com o mesmo sob encomenda devido a falta.
.,_m.,mNo,,wnm‘m::.mom segue 10 dias} mas consigo colocar prioridade para tentar entregar o mais rapido possivel

Qualquer duvida fico a disposigdo.

Atenciosamente,

Thayza Santos
Vendedor PRO

Tel.: (11) 4614-5454 / 99171-1679
Skype: vendasi@prchealthmed.com.br

-Sempre confira seu pedido no ato da entrega, caso tenha algo divergente,
.Bmemﬁm:,_m:,nm no SAC da empresa.
N&o serdo aceitas devolugbes de produtos refrigerados ap6s entrega.

entre em contato conosco

Site: www.proheaith.com.br

Em 08/06/2022 10:24, Geovana Alves escreveu:
Bom dia !

Referente a cotacdo n°223405992 que participaram no BIONEXO, qual o prazo de entrega da atropina,
i caso a gente confirme ? E vocés possuem estoque dela ?

-Aguardo resposta;

o

Geovana Alves

(e64) 3@58-3275

Rua Avelino de Faria, n2 28@ - Setor Central
Rio Verde - GO

CEP: 75.901-1486

webmail.ipgse.org.br/cpsess1 mmuoﬁwwA\w_.%m_.gwo:saocvm\wlﬁmmxuamzmrmm*muom.lcaumwooml_:coxu_2moxmlmnmo:uu_._zﬁwlmxg_:u._
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