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TERMO DE RATIFICAGAO DO VALOR DA LICENCA DE USO

E OUTRAS AVENCAS VISTO

pAaTA_ 24 \(M4 /44

BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI, que ja teve as razdes sociais “BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE
DADOS EIRELI", “BIONEXO DO BRASIL S.A." ¢ “BIONEXQ DO BRASIL LTDA.", atualmente com sede a4 Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 1.830, 7° andar, Conjuntos 71 e 72, na Cidade de Sdo Paulo, Estado de Sio Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n® 04.069.709/0001-
02, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada BIONEXO,,

e de outro lado:
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO — IGH, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 11.858.570/0002-14, com nome fantasia de
HOSPITAL MATERNO INFANT[L com enderego na Cidade de Goidnia, localizado na AV PERIMETRAL, S/N, bairro SETOR COIMBRA,

Estado da Bahia, CEP: 74. 530-020 neste ato representado pelo seu representante legal, na forma contratual, infra-assinados, doravante
denominada “CONTRATANTE".

I. Considerando que as Partes pactuaram, Praposta Comercial, ou, Contrato de Disponibilizagio de Plataforma Tecnolgica da
Plataforma BIONEXQ, adiante denominado (“Instrumenta™);

I1. Considerando que as partes em comum acordo pretendem alterar algumas condigdes constantes no Instrumento mediante a assinatura
deste Termo de Ratificacio do Valor da Licenga de Uso e Outras Avengas (“Termo™), conforme abaixo descrito:

1. DA RATIFICACAQ DO VALOR DA LICENCA DE USO MENSAL

1.1. As partes neste ato e em respeito & parceria comercial existente, resolvem em comum acordo readequar a tabela de prego da licenga mensal
de uso da solugio BIONEXO, tendo como finalidade a preservago do equilibrio financeiro e obrigacional de parte a parte.

1.2. Desta forma, o valor da licenga mensal de uso serd no valor de R 3.414,91(trés mil, quatrocentos e quatorge reais e noventa e um

centavos), a partir de setembro de 2019, sem prejuizo da aplicagio do reajuste contratual para os proximos anos.

2. DA ALTERACAO DO INDICE DE REAJUSTE:

2.1. As Partes neste ato alteram o incide de reajuste previsto no Instrumento passando a ser aplicado o [PCA a partir de setembro de 2020.

3. DISPOSICOES GERAIS

3.1. A CONTRATANTE devers assinar este Termo ¢ devolver a via fisica por correio com Aviso de Recebimento @ BIONEXO no enderego
constante na qualificacdo supra aos cuidados do Departamento Juridico, bem como para o endereco eletrénico (juridicotdbionexo.cam) no prage
impreterivel de 15 (quinze) dias, contados do envio pela BIONEXO, sob pena dos proximos faturamentos permanecerem no CNPJ anterior, sem
prejuizo de eventual infragdo contratual por auséncia de pagamento, independente de aviso ou notificagdo prévia.

3.2. As Partes estdo cientes e ratificam que permanecem inalteradas as demais clausulas ¢ condigdes constantes no Instrumento, do qual este
Termo fica fazendo parte integrante. E assim, por justas e contratadas, o CONTRATANTE assina o presente Termo em 2 (duas) vias de igual
teor e para um s6 efeito, juntamente com as 2 (duas) testemunhas.

Séo Paulo, 05 de setembro de 2019
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Oracilia Alves <oracilia.alves@leaoutsourcing.com.br>

Fwd: NEGOCIAGCAO CORPORATIVA - BIONEXO

1 mensagem

Oracilia Alves <oracilia.alves@leaoutsourcing.com.br>
Para: carla.borges@igh.org.br

—————— Forwarded message ---------

De: tiago farias <tiago.farias@igh.org.br>

Date: ter, 10 de set de 2019 as 10:44

Subject: Fwd: NEGOCIAGAO CORPORATIVA - BIONEXO

11 de setembro de 2018 13:10

To: laurizete conceicao <laurizete.conceicao@igh.org.br>, diego vilela <diego.vilela@igh.org.br>, gabriela coelho
<gabriela.coelho@igh.org.br>, oracilia alves <oracilia.alves@igh.org.br>

Para conhecimento.

-------- Forwarded message ---------

De: tiago farias <tiago.farias@igh.org.br>

Date: ter, 10 de set de 2019 as 09:46

Subject: NEGOCIAGCAQ CORPORATIVA - BIONEXO
To: tiago farias <tiago.farias@igh.org.br>

Cc: Roseli Santos <roseli.santos@igh.org.br>, juliana paixao <juliana.paixao@igh.org.br>, Elza Zacarias <elza.zacarias@igh.org.br>,
Joao Neto <joao.neto@igh.org.br>, daniela santana <daniela.santana@igh.org.br>, Edivan Celestino <edivan.celestino@igh.org.br>,
Laryssa.barbosa <laryssa.barbosa@igh.org.br>, filipe santos <filipe.santos@igh.org.hr>, monique flor <monique.flor@igh.org.br>, eliana
ferreira <eliana.ferreira@igh.org.br>, Jarbas Ferreira <jarbas.ferreira@igh.org.br>, marcio gramosa <marcio.gramosa{@igh.org.br>,
claudio cavalcante <claudio.cavalcante@igh.org.br>, Marcelo Assemany <marcelo.assemany@igh.org.br>, jaqueline rodrigues
<jaqueline.rodrigues@igh.org.br>, mara souza <mara.souza@igh.org.br>, thais fraga <thais.fraga{@igh.org.br>, ana xavier
<ana.xavier@igh.org.br>, elen medeiros <eélen.medeiros@igh.org.br>, ana caribe <ana.caribe@igh.org.br>, marcela silva
<marcela.silva@igh.org.br>, pedro muricy <pedro.muricy@igh.org.br>, Sigevaldo Santana <sigevaldo.santana@igh.org.br>

Prezados, bom dia!

Foi realizada negociacdo e readequag&o dos contratos do IGH Brasil com a plataforma bionexo, com base no Porte da Unidade Hospitalar
x Volume financeiro transacionado/Més. Além disso, a mensalidade do Contrato de Capim Grosso foi rateada entre as Unidades de
Salvador conforme alinhado previamente na reunido de gestores, na matriz.
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O faturamento desse més ja estd com o valor apresentado na planilha e o documento para aditivo estd sobre andlise do setor juridico da

matriz para posterior assinatura do superintendente,

Ressalto alguns pontos importantes da parceria com a plataforma bionexo:

1. Os contratos do bionexo com o IGH ndo sofreram reajustes nos tltimos anos;



2. Além da agilidade nos atendimentos, os relatorios que sdo disponibilizados protegem o Instituto de qualquer possibilidade de
notificagdo dos Orgdos Fiscalizatérios;

3. Talvez por ser a 12 plataforma de compras Hospitalar no Brasil, essa ferramenta tem um niimero expressivo de fornecedores
cadastrados, o que facilita a atuagdio do IGH em todo o territério nacional;

4. Nas implantagbes de novas unidades, o IGH ja entra utilizando a plataforma, agilizando as compras e ratificando transparéncia nos

processos;

5. Realiza treinamentos via Skype sempre gue solicitado aos novos compradores do Instituto;

6. Com o Consolidador, o Instituto economiza com a contratacdo de equipe;

7. Essa plataforma faz a Governanga Regulatéria dos documentos dos Fornecedores que participam das cotagGes,

Qualquer divida estou a disposicao.

Atenciosamente,

Instituto de Tiago Farias W
Geslio e | Coordenator T AR e LS
Humanizagdo | 7L ! -y

Atenciosamente,

i hg;m” I"":‘_”Tm . :s é
Humanizagdo fe Compras-iaH o . ;

Atenciosamente,

5 ‘Assinatura IGH a servigo

Oracilia Alves

Supervisora de Contratos

E-mail; oracilia alves@leacutsourcing com br
Tel: (71)3277-0850 / 3023-0502
Celular Corporativo: (71) 99115-6354
hitp:/twww leaconsulloria.com.br

Observagdo:

Necessdrio utilizar o novo endereco oracilia.alves@leaoutsourcing.com.br
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